Van: SMB TL Parkeervergunning

Verzonden: woensdag 3 mei 2023 12:30

Aan: ——

Onderwerp: FW: Ontheffing container

Bijlagen: St Agnietenstraat verlenging, df; St.Agnietenstraat-
ﬁadf; St.Agnietenstraat 3, df

Hallo

In de bijlage de ontheffingen die zijn aangevraagd voor de containers. Je vroeg ook om vergunningen/ontheffingen
voor voertuigen toch?

Vriendelijke groet,

Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>

Verz : dinsdag 28 maart 2023 11:28
Aan:

CC: Info Avri <Info@avri.nl>
Onderwerp: RE: Ontheffing container

Beste [l

Helemaal goed. Hierbij de ontheffing.
Avri is mede dankzij deze mail weer op de hoogte gesteld en de factuur ontvang je binnenkort.

Succes weer met de werkzaamheden.

Vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 10:03

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Bij deze akkoord.

Met vriendelijke groet,

T

Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Verzonden: Tuesday, March 28, 2023 9:11:37 AM

Aan:

Onderwerp: RE: Ontheffing container

Goedemorger-




Dat kan. Dat zou dan neerkomen op een verlenging van 61 dagen é-per dag (prijzen van 2023), ofwel

Ik hoor het graag of je hiermee akkoord bent, dan maak ik de ontheffing in orde.

Vriendelijke groet,

Van

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 07:46

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemorgen [

Ik zou graag onderstaande ontheffing willen verlengen tot 31-05-2023.

Met vriendelijke groet,

I I

Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Verzonden: Wednesday, December 14, 2022 11:17:40 AM
Aan

Onderwerp: RE: Ontheffing container

i
Super, bedankt voor het toesturen.
De opdracht tot restitutie is gegeven.

Vriendelijke groet,

Van
Verzonden: woensdag 14 december 2022 10:42

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemorgen [

Met vriendelijke groet,




Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Datum: woensdag 14 december 2022 om 09:18

Aan

Onderwerp: RE: Ontheffing container

Goedemorgen,
Zou ik het IBAN nummer mogen waarop het bedrag teruggestort mag worden?
Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groet,

Va

Verzonden: dinsdag 13 december 2022 14:19

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
CC: Info Avri <Info@avri.nl>

Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemiddag,

Nog kleine wijziging op onderstaande.
Graag 15 januari veranderen in 13 januari.

Met vriendelijke groet,

van S —

Datum: dinsdag 13 december 2022 om 12:13
Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>

CC: Info Avri <Info@avri.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemorgen [

We gaan er iets langer tussen uit aan de Sint Agnietenstraat nr. 11.
De parkeerplaatsen zijn niet in gebruik van 17 december 2022 t/m 15 januari 2023.
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Zou je die extra dagen die we hem niet gebruiken willen crediteren?

Met vriendelijke groet,

Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Datum: donderdag 10 november 2022 om 11:51

Aan

CC: Info Avri <Info@avri.nl>

Onderwerp: RE: Ontheffing container

GoedemorgEr-

Bedankt voor je bericht.
Ik zie dat de kerstvakantie sowieso niet binnen de aangegeven periode valt, dus dan is het helemaal kloppend.

Bijgaand vind je de ontheffing terug voor de periode van 12 november t/m 23 december en van 9 januari 2023 t/m
31 maart 2023 voor het plaatsen van een container in de 5t. Agnietenstraat. AVRI is mede door deze mail op de
hoogte gesteld. De factuur volgt binnenkort.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan verneem ik dat graag.
Succes met de werkzaamheden.

Vriendelijke groet,

Van

Verzonden: woensdag 9 november 2022 16:46

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemiddag,

De kerstvakantie werken wij niet.

Met vriendelijke groet,




Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>

Datum: nsdag 9 november 2022 om 15:11
Aa
Onderwerp: RE: Ontheffing container

Goedemidda-

Nog een korte vraag ter bevestiging;
Zijn jullie werkzaam tijdens de kerstvakantie?

Ik verneem het graag.

Vriendelijke groet,

Van

Verzonden: dinsdag 8 november 2022 13:55

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemiddag I

Jammer maar begrijpelijk.
Dan is het bedrag bij deze akkoord.

Met vriendelijke groet,

Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>

Datum: dinsdag 8 november 2022 om 12:54
Aan:
Onderwerp: RE: Ontheffing container

Goedemiddag-

Dit is helaas niet mogelijk. De prijzen zijn vastgesteld door het College en hierin kunnen wij helaas geen
uitzonderingen maken.

Vriendelijke groet,



Van

Verzonden: maandag 7 november 2022 14:52

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemiddag [N

Kun je nog korting geven omdat het een lange aan een gesloten periode is ?

Met vriendelijke groet,

Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Datum: maandag 7 november 2022 om 14:48

Aan
Onderwerp: RE: Ontheffing container

Goedemidda-

Dat is mogelijk. Dat zou dan neerkomen op een totaal van 123 dagen en een bedrag van €2410,80.
Mocht je hiermee akkoord gaan dan verneem ik het graag, dan maak ik het in orde.

Vriendelijke groet,

Van:

Verzonden: maandag 7 november 2022 08:15

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemorgen,

Zouden jullie de ontheffing willen verlengen tot 23-12-2022 en daarna vanaf 09-01-2023 tm 31-03-2023.

Met vriendelijke groet,




Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>

Datum: dinsdag 1 november 2022 om 11:18
Aan
CC: Info Avri <Info@avri.nl>

Onderwerp: RE: Ontheffing container

Beste

Dat is helemaal goed. Bijgaand vind je de verlenging van de ontheffing.
De factuur volgt binnenkort.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

van [ —
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 10:37

Aan: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemorgen [N

Nee graag verlengen van 8 november tot 11 november.
Waarschijnlijk gaan we er dan even 2 weken tussen uit.

Dit hangt even van de beschikbaarheid van de timmermannen af.
Zodra ik dat inzichtelijk heb dan geef ik dat door.

Met vriendelijke groet,

Van: SMB TL Parkeervergunning <Parkeervergunning@tiel.nl>
Datum: dinsdag 1 november 2022 om 10:28

aan I —

Onderwerp: RE: Ontheffing container

Guedemurge-



Bedankt voor je bericht.

Moet de ontheffing dan verlengd worden vanaf 8 t/m 27 november?
Ik hoor het graag, dan maak ik het in orde.

Vriendelijke groet,

vanP

Verzonden: maandag 31 o 6:15
Aam*
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemorgen [N

De sloopwerkzaamheden lopen iets uit.
Zou je volgende week ook de ontheffing willen regelen.
Waarschijnlijk dan weer vanaf week 47, maar dat hoor je nog even van me.

Met vriendelijke groet,

van: [

Datum: donderdag 13 oktober 2022 om 16:55

Aan:
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Ha [

Mooi dat jullie hierin ook mee willen denken.

Het lastige voor ons is als er geen borden zouden staan dat er waarschijnlijk als wij ‘s morgen aan komen de
parkeerplaatsen vol staan.

Dat werkt niet echt voor de bouwvakkers om eerst ergens anders te parkeren en dan te wachten tot de auto’s weg
zijn.

Dus als daar wel mogelijkheden zijn voor een bord zou dit voor beide partijen denk ik wel voordelen geven. Dat jullie
op momenten dat het druk is in het weekend extra parkeerplek hebben en wij parkeerplekken beschikbaar hebben
op werktijden.

Met vriendelijke groet,



Van: *
Datum: donderdag 13 oktober om 16:50

Aan
Onderwerp: RE: Ontheffing container

Beste [l

Het is ook mogelijk om een ontheffing af te geven voor alleen de werkdagen hoor, dat scheelt dan toch weer 2
dagen. Ook kunnen we afspreken net zoals met de container alleen het gebruik in rekening te brengen. Ik kan me
voorstellen dat het op voorhand lastig in te schatten is hoe lang de werkzaamheden duren en wat daarbij nodig is
qua voertuigen. Een rekening sturen voor de leges kan altijd achteraf, geen enkel probleem.

Ik ben geen voorstander van extra borden plaatsen.

Vriendelijke groet,

van S

Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 16:44
Aan:
Onderwerp: Re: Ontheffing container

Goedemiddag [N

Voor na het sloopwerk ben ik even aan het nadenken hoe vaak en hoe lang we de parkeerplaatsen nodig hebben.

Is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat wij borden er neer zetten dat er niet geparkeerd mag worden tussen bijv.
maandag 7:00 en vrijdag 16:00.
Dan zijn de parkeerplaatsen in het weekend weer beschikbaar en scheelt het ons ook weer in de kosten.

Met vriendelijke groet,




'u'an
Datum: donderdag 13 oktober 2022 om 16:07

aan: N —

Onderwerp: Re: Ontheffing container

Dag [N

Bedankt voor de ontheffing.

Met vriendelijke groet,

Datum donderdag 13 oktober 2022 om 13:56
Aan:

CC: Info Avri <Info@avri.nl>

Onderwerp: Ontheffing container
Goedemiddag,
In de bijlage treft u de ontheffing aan voor het plaatsen van een container.

Met vriendelijke groet,

L ]

permams Tieid JT‘

Afdeling Leefomgeving, team Beleid en Regie | Medewerkster Verkeer/Parkeren |
Aanwezig: Achterweg 2, Il TIEL | Postbus 6325, 4000 HH TIEL
T (0344) 63 7254 B | | v tielnl | @gemTiel

Dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u
verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mail bericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te
retourneren.

De gemeente Tiel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade door of als gevolg van de informatie uit dit bericht.
Het bericht geldt niet als officieel besluit maar is informatief van aard. Om uw bezwaar of aanvraag rechtsgeldig te laten zijn,
dient u dit schriftelijk in te dienen. De beantwoording zal altijd schriftelijk plaatsvinden.

U wordt erop gewezen dat aan toezeggingen van ambtenaren die niet beslissingsbevoegd zijn, in welke vorm dan ook, geen
rechten kunnen worden ontleend.

De gemeente Tiel betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het voorkomen van virussen in de bijlage(n) bij dit bericht.
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Desondanks dient u zelf de bijlage(n) te controleren op de aanwezigheid van virussen en kan de gemeente Tiel niet
aansprakelijk worden gehouden indien bijlage(n) schade veroorzaken, waaronder schade aan computer(systeem).
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